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§ 35 Dnr  

Godkännande av dagordning 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner dagordningen med ändringen att ny punkt 
läggs till. 
3. Information om eldningsförbud. 
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§ 36 Dnr 2024/00015 

Information ekonomi 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen 
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§ 37 Dnr 2024/00081 

Information eldningsförbud 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen 
 

Ärendet 
Elin Voxberg, miljöinspektör informerade om EU-direktivets krav på 
medlemsstaterna att främja återanvändning och materialåtervinning. 
EU-direktivet har införlivats i Svensk lagstiftning genom ändringar i 
Avfallsförordningen. 
 
Enligt avfallsförordningen ska bioavfall sorteras ut från annat avfall och 
materialåtervinnas. Ändringarna innebär i praktiken att park- och trädgårdsavfall 
inte får eldas. 
 
Enligt avfallsförordningen kan kommuner i lokala föreskrifter möjliggöra eldning av 
trädgårdsavfall om materialåtervinning inte är genomförbart eller inte anses ge 
fördelar som överväger nackdelarna. 
 
I Ovanåkers kommun anger de lokala avfallsföreskrifterna 2023-12-11 att 
trädgårdsavfall får eldas om det inte strider mot annan författning. 
 
I och med ändringarna i avfallsförordningen strider eldningen från svensk författning 
och är därför inte tillåten. För att elda eget trädgårdsavfall behöver de lokala 
avfallsföreskrifterna ändras. 
 



 

Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(22) 

Sammanträdesdatum 
2024-04-18 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 38 Dnr 2024/00016 

Information tf miljö- och byggchef 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- byggnämnden tackar för informationen 
 

Ärendet 
Torbjörn Axklint tf Miljö- och byggchef informerade om status på ärendet  
MBN-2024-235 Norra Edsbyn 4:21. 
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§ 39 Dnr 2024/00077 

Tillbyggnad skola med fläktrum MBN 2024-18 
Miljö- och byggnämndens beslut 

• Bygglov avslås då sökt åtgärd ej överensstämmer med antagen detaljplan 
avseende våningsantal 

 
• Att en byggnad har tre våningar istället för detaljplanens föreskrivna 

maximalt två våningar är inte en liten avvikelse enligt 9 kap 31 b pkt 1 
plan- och bygglagen (2010:900) 

 
• Sökanden får betala en avgift på 2856 kronor i enlighet med gällande taxa 

fastställd av kommunfullmäktige. Faktura för avgiften skickas separat. 
 

Ärendet 
Ansökan avser tillbyggnad och modifiering av ett befintligt fläktrum där del av taket 
höjs för att få plats med nytt ventilationsaggregat. 
Befintligt tak höjs och en indragen takvåning skapas därmed. 
 
Förutsättningar 
Gällande detaljplan E115 vann laga kraft 2017-06-16 och har en genomförandetid 
på 15 år.  
Detaljplanen anger ”S II – Skola med högsta antal/föreskrivet antal våningar (PBL 4 
kap 11§ och 16§) till 2 våningar”  
 
Fastigheten är idag bebyggd med en huvudbyggnad. 
 
Ärendet innebär avvikelse från planbestämmelse då föreskriven maximalt antal 
våningar överskrids. 
 
Motivering till beslut 
Om en detaljplan har ett begränsat antal våningar, visar rättspraxis på senare år att 
en indragen takvåning är att betraktas som en våning. (se t ex dom från Mark- och 
miljööverdomstolen med mål nr P 2307-15, daterad 2016-01-22). 
 
Plan- och Byggförordningen beskriver i 1 kap 4 § vad en våning är: 
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1 kap 4 § 
Med våning avses i denna förordning ett utrymme i en byggnad där utrymmet 
avgränsas åt sidorna av byggnadens ytterväggar, uppåt av ett tak eller bjälklag och 
nedåt av ett golv. 
En vind ska anses vara en våning endast om 

1. ett bostadsrum eller en arbetslokal kan inredas i utrymmet, och 
2. byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets 

översida. 
En källare ska anses vara en våning endast om golvets översida i våningen 
närmast ovanför källaren ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid 
byggnaden. 
 
Det framgår även genom Boverket hur en våning ska bedömas: 
 
Boverket (2024). Begreppsbanken. 
https://begreppsbank.boverket.se/ordlista/begrepp/9030/våning  
 
Förklaring 

Våning är ett utrymme i en byggnad som avgränsas åt sidorna av byggnadens 
ytterväggar, uppåt av ett tak eller bjälklag och nedåt av ett golv. 
 
Utökad förklaring 

En vind anses vara en våning endast om ett bostadsrum eller en arbetslokal kan 
inredas i utrymmet och byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för 
vindsbjälkslagets översida. En källare anses vara en våning endast om golvets 
översida i våningen närmast ovanför källaren ligger mer än 1,5 meter över markens 
medelnivå invid byggnaden. 
 
Kommunicering 
Under byggnadsmöte med sökanden 2024-03-26 informerades att byggnadslov ej 
kunde ges utifrån inlämnade handlingar, men sökanden ville ändå att ärendet tas 
upp i nämnden för prövning. 
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Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan diarieförd  2024-01-11 
Ritningar diarieförda  2024-01-11 
Situationsplan diarieförd  2024-01-11 
Teknisk beskrivning diarieförd  2024-01-11 
Kontrollplan diarieförd  2024-03-18 
Arkitektonisk bedömning diarieförd  2024-04-08 
 
Beslutet skickas till:  
Byggherre med delgivningskvitto 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
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§ 40 Dnr 2024/00078 

Strandskyddsdispens MBN 2024-11  
Miljö- och byggnämndens beslut 
• Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § beviljas dispens från 

bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 §. 
 

• Särskilda skäl bedöms vara att området är ianspråktaget på ett sätt som 
saknar betydelse för strandskyddets syften, MB 7 kap. 18 c § punkt 1. 
 

• Tomtplatsavgränsningen, som redovisas på separat kartmaterial, 
begränsas av den del som byggnaden upptar på marken. 
 

• Enligt den proportionalitetsavvägning som enligt 7 kap. 25 § miljöbalken 
ska göras mellan enskilda intressen och allmänna intressen får inte en 
inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten gå längre än 
som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Med hänsyn till vad 
som framkommit i ärendet och vid beaktande av 
proportionalitetsprincipen finner miljö- och byggnämnden att det finns 
skäl till att meddela dispens från reglerna om strandskydd. 
 

• Avgift uttas med 2 400 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas 
separat. 

 

Ärendet 
Förutsättningar 
För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap  
13-18 §§.  
 
Syftet med åtgärden 
Att uppföra en mindre byggnad som utgör komplement till befintligt fritidshus inom 
aktuell fastighet. 
 
Naturtyp 
Naturtypen på platsen är skogsmark. 
 
Konsekvenser för växt- och djurliv 
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Om de goda livsvillkoren för djur- och växtlivet riskerar att inte bevaras ska dispens 
inte ges, även om något särskilt skäl kan åberopas. Bedömningen är att någon 
sådan negativ påverkan inte sker. 
 
Konsekvenser för det rörliga friluftslivet 
Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv är redan utsläckt på 
fastigheten. Den mindre komplementbyggnaden kommer inte att påverka negativt 
på allmänhetens tillgång till stranden vid sjön. 
 
Tomtplatsbestämning 
Tomtplatsavgränsningen avgränsas till den delen som byggnaden upptar på 
marken, dvs. 4x5m. 
Komplementbyggnadens placering är inom 15m från fritidshuset och närmare än 
25m från strandkanten. 
 
Beslutsunderlag 
Åtgärden kräver strandskyddsdispens enligt miljöbalken. För att dispens ska kunna 
beviljas krävs att syftet med strandskyddet inte påverkas, och att det går att 
använda något av de särskilda skäl som finns uppräknade i 7 kap. 18c § 
miljöbalken. 
 
Syftet med strandskyddet är att djur- och växtlivet inte får påverkas på ett 
oacceptabelt sätt, eller att allmänhetens tillgång till strandområdet försämras på kort 
eller lång sikt. 
 
Byggnaden bedöms vara en komplementbyggnad till ett redan befintligt fritidshus.  
Byggnadens placering bedöms inte påverka djur- och växtlivet eller försämra 
allmänhetens tillgång till strandområdet. 
 
Särskilt skäl bedöms finnas och vara att området är ianspråktaget på ett sätt som 
saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 
Upplysningar 
Ingen åtgärd bör vidtas innan 3 veckor har passerat. Eftersom Länsstyrelsen har 
den tiden att bestämma om beslutet kommer att överprövas. 
 
Åtgärden skall vara påbörjad inom 2 år och avslutad inom 5 år från dagen för 
beslutet om strandskyddsdispens (miljöbalken 7 kap 18 h §.) 
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Åtgärden bedöms förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. 
och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap. 
 
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse och kräver varken bygglov 
eller bygganmälan enligt kommunens tolkning av plan- och bygglagen 9kap. § 6. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan diarieförd 2024-01-05 
Situationsplan diarieförd 2024-02-19 
Bilder diarieförd 2024-01-05 
 
Beslutet skickas till 
Sökande 
Länsstyrelsen 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
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§ 41 Dnr 2024/00079 

Bygglov - fritidshus MBN 2024-15 
Miljö- och byggnämndens beslut 

• Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900). 
(utanför detaljplan, nybyggnad) 

 
• Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked har lämnats med stöd av 10 

kap 23 § plan- och bygglagen (2010:900) OCH det har gått 4 veckor efter 
att beslut om lov kungjorts via publicering i Post- och Inrikes Tidningar 
enligt 9 kap 42 a § plan- och bygglagen (2010:900). 

 
• Sökt åtgärd kräver ingen kontrollansvarig med tanke på projektets ringa 

omfattning enligt 10 kap 10 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
• Sökanden får betala en avgift på 5166 kronor i enlighet med gällande taxa 

fastställd av kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften skickas 
separat. Avgiften för handläggning av den del av avgiften som rör bygglov 
är reducerat med 5/5 med avseende på förlängd handläggningstid. 

 

Innan startbesked kan beviljas ska följande handlingar ska lämnas in: 
 Förslag till kontrollplan 
 Blanketten ”Ansökan om bygglov – teknisk beskrivning” 
 Konstruktionsritningar (tekniskt snitt av grund, yttervägg, bjälklag och tak) 
 Brandskyddsbeskrivning (kontrollplan kan evt nyttjas för ändamålet) 
 Produktcertifikat för eldstad och rökkanal 

 

Ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av ett fritidshus med en våning. Fritidshuset är en äldre 
timmerbyggnad om ca 38 m2 som hämtas från annan plats och förses med en 
tillbyggnad om ca 13 m2 för kök och hygienutrymme. 
Bruttoarea (BTA) är beräknad till 51 m2 för fritidshuset 
 
Garaget uppgår till 84 m2 bruttoarea (BTA).  
 
Gäststugan uppgår till 20 m2 bruttoarea (BTA). 
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Förutsättningar 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerad område. 

 
Fastigheten ligger inom område R24 i Översiktsplanen 2000, som innebär bland 
annat att: ” Hela området är av stort intresse för kulturminnes- och naturvården, 
landskapsbilden och friluftslivet och ska därför skyddas från större fysiska ingrepp 
och marken ska brukas så att de ekologiska och kulturhistoriska värdena värnas. 
Det är mycket viktigt att byggnaderna vårdas och att de öppna markerna vårdas så 
att de inte växer igen”. 
 
Miljö- och byggnämnden har i beslut Mbn § 27 dnr 2021/00026 beviljat 
strandskyddsdispens för etableringen. 
 

Hörande av grannar: 

Berörda grannar har fått ta del av åtgärderna enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen 
(2010:900) och har ingen erinran mot ansökan. 
 

Motivering till beslut 

Sökt åtgärd bedöms vara lämplig med hänsyn till placering och användningssätt. 
Utformningen anses harmoniera med vad som anges i Översiktsplan 2030 i och 
med sitt ”torpliknande” utseende. Strandskyddsdispens för etablering på platsen är 
tidigare beviljat. Det är byggherrens ansvar att avvikelser från beviljad dispens inte 
är större än vad som kan accepteras. Vidare bedöms projektet uppfylla plan- och 
bygglagen, plan- och byggförordningen samt tillhörande föreskrifter. Bygglov kan 
beviljas. 
 
Annan bebyggelse finns i direkt anslutning och vatten och avlopp betraktas kunna 
lösas enskild brunn och anläggning. 
 

Upplysningar 

Beslutet upphör att gälla om inte arbetet är påbörjat inom två år och avslutat inom 
fem år från den dag då beslutet vann laga kraft med stöd av 9 kap 43 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Projektets tekniska delar kommer att behandlas inför ett beslut om 
startbesked, som ska meddelas innan åtgärden får påbörjas. 
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Byggherren måste inkomma med ett förslag till kontrollplan. Om kontrollplanen är 
relevant och omfattande behöver inte ett tekniskt samråd hållas. När de 
byggtekniska handlingarna inkommit och alla uppgifter redovisats kan ett beslut om 
startbesked meddelas. Slutsamråd på plats ska hållas innan ett slutbesked kan 
meddelas och byggnaden tas i bruk. 
 

Installation av eldstaden behandlas i startbeskedet. 

 
Ett startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag då beslutet om lov 
upphör att gälla med stöd av 10 kap 25 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Det är byggherrens ansvar att kontrollera eventuella ledningar inom aktuell fastighet 
och att vid behov kontakta nätägaren. 
 
Särskilt tillstånd krävs för enskild avloppsanläggning enligt miljöbalken. Ansökan 
eller anmälan ska lämnas in till kommunen. 
 
Om det i samband med byggnation påträffas eller uppstår misstanke om 
fornlämning ska Länsstyrelsen kontaktas innan arbetena får fortsätta. 
 
Detta beslut har fattats av handläggare på miljö- och byggförvaltningen med stöd av 
miljö- och byggnämndens delegeringsordning 
 
Handlingar som ingår i beslutet 

Nr Datum Handling 
1 2024-01-09 Ansökan om bygglov 
2 2024-01-09 Situationsplan 
3 2024-01-09 Ritningar 

 
Beslutet om lov skickas för kännedom till:  
Byggherre 
Kontaktperson  
 
Beslutet om lov meddelas till: 
Post- och Inrikes Tidningar  
Rågrannar (lista lämnas ut på begäran) 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
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§ 42 Dnr 2024/00080 

Bygglov - nybyggnation av enbostadshus MBN 2024-52 
Miljö- och byggnämndens beslut 

• Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900).  
• Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked har lämnats med stöd av 10 

kap 23 § plan- och bygglagen (2010:900) OCH det har gått 4 veckor efter 
att beslut om lov kungjorts via publicering i Post- och Inrikes Tidningar 
enligt 9 kap 42 a § plan- och bygglagen (2010:900). 

•  med behörighet K fastställs som kontrollansvarig. 
• Tekniskt samråd krävs ej med stöd av 10 kap 22 § plan- och bygglagen 

(2010:900) med hänsyn till åtgärdernas ringa omfattning. 
• Sökanden får betala en avgift på 12 978 kronor i enlighet med gällande 

taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften 
skickas separat. Avgiften för den del som rör handläggning av lov är 
reducerat med 3/5 som följd av förlängd handläggningstid. 
 

Innan startbesked kan beviljas ska ett tekniskt samråd hållas och följande 
handlingar ska lämnas in: 

 Förslag till kontrollplan 
 Brandskyddsbeskrivning 
 Fuktsäkerhetsbeskrivning 
 Energibalansberäkning 
 Beskrivning av ventilationssystem 
 Intyg om färdigställandeskydd 
 Produktcertifikat för eldningsanläggning 

 

Ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus i en våning.  
Bruttoarea (BTA) är beräknad till 166,7 m2. 
 
Byggnadshöjden är på inlämnade ritningar uppmätt till 2,7 meter och nockhöjd 5,63 
meter. 
 
Taklutningen är på inlämnade ritningar uppmätt till 35 grader. 
Ansökan gäller också som anmälan om installation av en kamin som hanteras i 
startbeskedet. 
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Förutsättningar 
Fastigheten ligger inom område känslig landskapskaraktär i Översiktsplanen 2030, 
där det anges bland annat att: ” Generellt för landskapskaraktärerna är att större 
etableringar eller exploateringar som bedöms kunna påverka landskapet väsentligt 
och där utpekade allmänna intressen riskerar att påverkas negativt först kan utföras 
efter att en analys av påverkan på landskapet eller motsvarande har upprättats för 
att belysa etableringen eller exploateringens konsekvenser. Bedömningen av 
etableringens eller exploateringens påverkan ska göras i varje enskilt fall.” 
 
Hörande av grannar: 
Berörda grannar har fått ta del av åtgärderna och har ingen erinran mot ansökan. 
 
Motivering till beslut 
Den ansökta åtgärden betraktas inte vara någon större exploatering. Belägen på et 
som delvis är en skogsdunge, delvis är stenig betesmark anses inte åtgärden 
inkräkta på rationella jordbruket. Etableringen sker inom ett område som är utpekat 
som område av känslig landskapskaraktär i Översiktsplan 2030. Platsen är inte 
närmare beskriven, så som andra platser där landskapsbilden tillmäts stort värde. 
Dock ska inte landskapsbilden förbises. Den befintliga byggnationen inom området 
är från olika tidsepoker och därför med olik karaktär. Bedömningen är att en 
enplans villa av normalstorlek inte påverkar området negativt. Särskilt då signaturen 
är relativt låg. Det större fönsterpartier får ses som ett uttryck för sin tid, precis som 
andra byggnader i området utrycker sin. Sökt åtgärd bedöms vara lämplig med 
hänsyn till placering, utformning och användningssätt. Vidare bedöms projektet 
uppfylla plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt tillhörande 
föreskrifter. Platsen har besökts av undertecknad. Bygglov kan beviljas. 
 
Åtgärden bedöms förenlig med en ur allmän synpunkt lämplig användning av mark- 
och vattenresurserna enligt miljöbalken kap 3 och 4 samt den gällande 
översiktsplanen. Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kap och 8 kap 1-18 §§ plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Åtgärden bedöms förenlig med den gällande översiktsplanen. Åtgärden bedöms 
uppfylla kraven i kap 2 och 8 kap 1-18 §§ plan- och bygglagen (2010:900). 
Utformningskraven i 3 kap 1-2 §§ plan- och byggförordningen (2011:338) avseende 
lämplighet bedöms komma att uppfyllas. 
 



 

Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(22) 

Sammanträdesdatum 
2024-04-18 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Utformningskravet i 3 kap 3 § plan- och byggförordningen (2011:338) avseende 
form- färg och materialverkan bedöms komma att uppfyllas. 
 
Utformningskraven i 3 kap 4-5 §§ plan- och byggförordningen (2011:338) avseende 
tillgänglighet och användbarhet bedöms komma att uppfyllas. 
 
Kommunalt vatten och avlopp finns i gatan. Samråd hållits med Helsingevatten AB 
som fodrar att byggnaden ska anslutas till kommunala vatten och avloppssystem. 
 
Byggnadstekniska frågor kommer att behandlas i ett tekniskt samråd och ett beslut 
om startbesked ska tas innan åtgärderna får påbörjas. 
 
Upplysningar 
Beslutet upphör att gälla om inte arbetet är påbörjat inom två år och avslutat inom 
fem år från den dag då beslutet vann laga kraft med stöd av 9 kap 43 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Projektets tekniska delar kommer att behandlas inför ett beslut om startbesked, 
som ska meddelas innan åtgärden får påbörjas. 
 
Byggherren och anlitad kontrollansvarig måste inkomma med ett förslag till 
kontrollplan. Om kontrollplanen är relevant och omfattande behöver inte ett tekniskt 
samråd hållas. När de byggtekniska handlingarna inkommit och alla uppgifter 
redovisats kan ett beslut om startbesked meddelas. Slutsamråd på plats ska hållas 
innan ett slutbesked kan meddelas och byggnaden tas i bruk. 
 
Installation av eldstaden behandlas i startbeskedet. 
 
Det är byggherrens ansvar att kontrollera eventuella ledningar inom aktuell fastighet 
och att vid behov kontakta nätägaren. 
 
Särskilt tillstånd krävs för enskild avloppsanläggning enligt miljöbalken. Ansökan 
eller anmälan ska lämnas in till kommunen. 
 
Om det i samband med byggnation påträffas eller uppstår misstanke om 
fornlämning ska Länsstyrelsen kontaktas innan arbetena får fortsätta. 
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Handlingar som ingår i beslutet 
Nr Datum Handling 

1 2024-01-19 Ansökan  
3 2024-01-19 Situationsplan 
4 2024-01-19 Planritning 
5 2024-01-19 Fasadritning Mot norr, öst 
6 2024-01-19 Fasadritning mot syd, väst 

 
Beslutet om lov skickas för kännedom till:  
Byggherre 
Kontrollansvarig 
 
Beslutet om lov meddelas till: 
Post- och Inrikes Tidningar  
Sakägare (Lista lämnas ut på begäran) 
 
Bilaga 
Hur man överklagar 
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§ 43 Dnr 2024/00017 

Delegationsbeslut 2024-03-13 -- 2024-04-16 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för redovisningen 
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§ 44 Dnr 2024/00018 

Meddelande - beslut för kännedom 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Inga meddelanden inkomna 
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§ 45 Dnr 2024/00019 

Utbildning SKRs och Boverkets filmer 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Inga utbildningsfilmer visades. 




